M Gma” Licitacdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Fwd: Pedido Esclarecimento - PE 158/2023 - PREF. MUN. DE NOVA FRIBURGO/RJ
- 16/08 as 10:00

5 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 14 de agosto de 2023 as 17:08
Para: Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Fernanda Carvalho Fonseca <Fernanda.Fonseca2@raizen.com>

Date: seg., 14 de ago. de 2023 as 17:00

Subject: Pedido Esclarecimento - PE 158/2023 - PREF. MUN. DE NOVA FRIBURGO/RJ - 16/08 as 10:00
To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>

Cc: Marcelo dos Santos Rodrigues <Marcelo.Rodrigues@raizen.com>, Alex Fernandes de Souza
<Alex.Souza@raizen.com>, Joao Victor Bailune <Joao.Bailune@raizen.com>, Gustavo Guimaraes
<Gustavo.Guimaraes@raizen.com>, Rafael Petruci <rafael.petruci@brasil317.com.br>

Prezado Sr. Pregoeiro,

Em atengdo ao PE 158/2023 - PREF. MUN. DE NOVA FRIBURGO/RJ - 16/08 as 10:00, segue solicitacdo
de esclarecimentos.

Duvidas estou a disposicao.
Atenciosamente,

Fernanda Carvalho Fonseca
Servigo a Clientes e Parceiros | Licitagdo
Celular / Whats +55 19 97111-6451

roigen

Publico

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser usada pelo
individuo ou entidade a quem foi enderegada. Caso vocé a tenha recebido por engano, devera devolver ao
remetente e, posteriormente apagar, pois a disseminagéo, encaminhamento, uso, impressao ou cépia do contetdo
desta mensagem sao expressamente proibidos.
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This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and
purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should return and then delete this
message. Any disclosure, copying, printing, use or distribution of this message, or the taking of any part is illegal.

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) es confidencial y legalmente protegido, pudiendo ser utilizado solamente
por el individuo o entidad al que fue enviado. En el caso de que usted haya recibido este mensaje por equivocacion,
debera devolverlo a su remitente y luego eliminarlo; quedando expresamente prohibidos su diseminacion, reenvio,
uso, impresién o copia del contenido de su contenido.

3 anexos

ﬂ Procuracao RAIZEN SA_ MARCELO.pdf
3640K

ﬂ RG Marcelo.pdf
178K

ﬂ Pedido Esclarecimento PE Nova Friburgo.pdf
382K

Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 14 de agosto de 2023 as 17:14
Para: Departamento de Transporte PMMF <dep.transporte.pmnf@gmail.com>

Segue o Pedido de esclarecimento.

Comisséao de Pregéo |
[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

ﬂ Procuracao RAIZEN SA_ MARCELO.pdf
3640K

ﬂ RG Marcelo.pdf
178K

ﬂ Pedido Esclarecimento PE Nova Friburgo.pdf
382K

Licitagao PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 15 de agosto de 2023 as 14:19
Para: Fernanda.Fonseca2@raizen.com

Boa tarde!

Informamos que o Pregéao Eletrdnico 158/2023 sera suspenso para corregao do critério de julgamento do
item 2 no sistema, que assim como o do item 1, deveria constar como "maior desconto".

Ademais, comunicamos que o referido pregao sé sera remarcado quando todos os pedidos de
esclarecimento e impugnagéao forem respondidos.
Atenciosamente,

Comisséo de Pregéo .

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Departamento de Transporte PMMF <dep.transporte.pmnf@gmail.com> 18 de agosto de 2023 as 16:09
Para: Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Prezados, boa tarde!
De acordo com as solicitagdes, esclarecemos o que segue:
1) O critério sera o de maior desconto sobre o valor da tabela ANP para ambos os itens.

2)
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3) O prazo sera de até 30 dias apds o término do contrato.
4) Os balangos solicitados, s&o da licitante.

Att,

SMVLP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitagdo PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 21 de agosto de 2023 as 10:21
Para: Fernanda.Fonseca2@raizen.com

Bom dia!

Segue resposta ao pedido de esclarecimento e os Decretos n° 258 de 27 de setembro de 2018 e n® 313 de 10
de outubro de 2019.

Atenciosamente,

Comisséo de Pregéo .
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

ﬂ Decreto 258 - 2018 - ORDEM CRONOLOGICA.pdf
1488K

ﬂ Decreto n°313_2019.pdf
50K
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